UNIVERSIDADE

W) FEDERAL DO COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL PPGT <cpl@ufma.br>
MARANHAO

Solicitagdo de esclarecimento - Pregao eletronico n° 90003/2025
6 mensagens

Luana Prado <luana.prado@exhtech.com.br> 24 de janeiro de 2025 as 15:54
Para: "cpl@ufma.br" <cpl@ufma.br>

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO

Ref.. PREGAO ELETRONICO N° 90003/2025
(Processo Administrativo n°23115.017178/2024-83)

Assunto: Solicitagao de esclarecimento

Prezados Senhores,

A EXH TECNOLOGIA, inscrita no CNPJ sob n° 45.551.160/0001-67, interessada na participagdo do pregao eletronico em referéncia, vem solicitar esclarecer o que segue:

1. Considerando os itens que compde o presente objeto da licitagdo (switches), que na sua composicédo possuem hardware, licengas e suporte técnico. Entendemos que para cada item serdo aceitas notas fiscais de hardware,
software e servicos em estrita observancia a legislagao vigente, visto que a tributagdo incidente nos equipamentos (hardware), qual seja ICMS, ¢é diferente da aplicada nos servigos (garantia e softwares), ISS. Desta forma, ambos

nédo devem constar na mesma nota fiscal e que poderemos emitir uma nota fiscal para os equipamentos (hardware) e outra para os servigos. Esta correto nosso entendimento?

2. Com relagdo aos TRANSCEIVERS itens 11 ao 15, entendemos que devem ser do mesmo fabricante dos SWITCHES itens 6 ao 10, do grupo 02. Esta correto nosso entendimento?

Atenciosamente,

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL PPGT <cpl@ufma.br> 28 de janeiro de 2025 as 09:41
Para: Divisdo de Contratacdes de TIC STI <dctic.sti@ufma.br>

Prezados, bom dia.
Solicitamos manifestagéo quanto aos esclarecimentos em anexo no prazo de 48 horas.

Atenciosamente,
Vitor Souza

Pregoeiro.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Luana Prado <luana.prado@exhtech.com.br> 31 de janeiro de 2025 as 11:40
Para: "cpl@ufma.br" <cpl@ufma.br>

Prezados, bom dia!

Solicitamos a resposta do esclarecimento enviado no dia 24/01, para conseguirmos organizar a participagdo no processo.
Obrigada.



Atenciosamente,

LUANA PRADO

LicitagBes

@ +55 11 94348-6406

° luana.prado@exhtech.com.br

o www.exhtech.com.br
o 0800 3004561

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL PPGT <cpl@ufma.br> 3 de fevereiro de 2025 as 08:15
Para: Divisdo de Contratagdes de TIC STI <dctic.sti@ufma.br>

—————————— Forwarded message ---------

De: Luana Prado <luana.prado@exhtech.com.br>

Date: sex., 31 de jan. de 2025 as 11:40

Subject: Re: Solicitacdo de esclarecimento - Pregéo eletronico n® 90003/2025
To: cpl@ufma.br <cpl@ufma.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Benedito Mendes <bmd.neto@ufma.br> B B 3 de fevereiro de 2025 as 10:47
Para: Divisdo de Contratagdes de TIC STI <dctic.sti@ufma.br>, COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL PPGT <cpl@ufma.br>
Cc: LEONIDAS CIPRIANO LEAL NETO <leonidas.neto@ufma.br>, ANILTON BEZERRA MAIA <anilton.maia@ufma.br>, OSVALDO SILVA DE SOUSA JUNIOR <oss.junior@ufma.br>

Em atendimento aos pedidos de esclarecimentos referente ao pregdo N2 90003/2025, segue:

Questionamento 1

Considerando os itens que compde o presente objeto da licitagdo (switches), que na sua composigdo possuem hardware, licengas e suporte técnico. Entendemos que para cada item serdo aceitas notas fiscais de hardware,
software e servicos em estrita observancia a legislagdo vigente, visto que a tributagdo incidente nos equipamentos (hardware), qual seja ICMS, é diferente da aplicada nos servigos (garantia e softwares), ISS. Desta forma,
ambos ndo devem constar na mesma nota fiscal e que poderemos emitir uma nota fiscal para os equipamentos (hardware) e outra para os servigos. Esta correto nosso entendimento?

Questionamento 2
Com relagdo aos TRANSCEIVERS itens 11 ao 15, entendemos que devem ser do mesmo fabricante dos SWITCHES itens 6 ao 10, do grupo 02. Estd correto nosso entendimento?

Esclarecimento referente ao QUESTIONAMENTO 1:
Resposta: ndo compete a Equipe Técnica responder esse tipo de esclarecimento.

Esclarecimento referente ao QUESTIONAMENTO 2:
Resposta: ndo esta correto o entendimento.

Em seg., 3 de fev. de 2025 as 10:42, Divisado de Contratagdes de TIC STI <dctic.sti@ufma.br> escreveu:
Prezado,

Reenvio a solicitagdo de esclarecimento, conforme solicitado.


mailto:luana.prado@exhtech.com.br
mailto:cpl@ufma.br
mailto:cpl@ufma.br
mailto:dctic.sti@ufma.br

Atenciosamente,

Em ter., 28 de jan. de 2025 as 09:56, Divisao de Contratagdes de TIC STI <dctic.sti@ufma.br> escreveu:

Prezado Benedito,

Encaminho pedido de esclarecimento formalizado junto a CPL pela empresa EXH TECNOLOGIA, referente ao pregdo N° 90003/2025.

Segue em anexo o edital para consulta.
Ressaltamos o prazo de 48h para atendimento.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atenciosamente,

| Tayna Costa Gongalves

Alfredo José de Paula Barbosa, MSc

Diviséo de Contrata¢des de Tecnologia da Informagao e Comunicagéo - DCTIC

Superintendéncia de Tecnologia da Informagéo - STI
Universidade Federal do Maranh&o - UFMA

Atenciosamente,

Benedito Mendes

%: sti SIAPE 3309483

Diretoria de Infraestrutura e Seguranga da Informagéo

SUPERINTENDENCIA

DE TECNOLOGIA DA
INFORMAGAG

Tel.: (98) 3272 8084 / atendimento.sti.ufma.br

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL PPGT <cpl@ufma.br>
Para: Luana Prado <luana.prado@exhtech.com.br>

Senhor Fornecedor,
Em atencéo ao solicitado, esclarecemos com o que segue:

Esclarecimento referente ao QUESTIONAMENTO 1:
Resposta: O entendimento esta correto.
Esclarecimento referente ao QUESTIONAMENTO 2:
Resposta: ndo esta correto o entendimento.
Atenciosamente,

Vitor Souza

Pregoeiro
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Divisdo de Contratagoes de TIC

Diretoria de Governanga de TI
Superintendéncia de Tecnologia da Informagéo
Universidade Federal do Maranh&o

3 de fevereiro de 2025 as 10:49
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http://atendimento.sti.ufma.br/

